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1 mensagem

Leandro Almeida <leandro.gsadv@gmail.com> 16 de julho de 2019 10:32

Para: Kairo Rodrigues <krodriguesjuridico@gmail.com>

e Mensagem encaminhada ---—---—--

De: Vendas <vendas@unichembrasil.com.br>

Data: segunda-feira, 16 de julho de 2018

Assunto: Comunicado de Recuperagdo de Credito - Utildrogas e Pharma

Para: "leandro.gqsadv@gmail.com” <leandro.qsadv@gmail.com>

Cc: "Pinaki G. Trivedi" <pinaki@unichembrasil.com.br>, Cristina Loterio <cristina@unichembrasil.com.br>

Prezado Dr. Leandro

Segue anexo comprovante dos documentos que foram enviados via correio hoje 16/07/2018.

Atenciosamente,

Daniela Araujo

Assistente Administrativo

Avenida Sete de Setembro, 1564 - Diadema/SP
CEP 08912-010

Telefone: +55 11 3845-7025

Celular: +55 118 9128-2157

e

S be FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.

De: Vendas

Enviada em: segunda-feira, 16 de julho de 2018 16:22

Para: 'leandro.qsadv@gmail.com' <leandro.gsadv@gmail.com>

Cc: Pinaki G. Trivedi <pinaki@unichembrasil.com.br>; Cristina Loterio <cristina@unichembrasil.com.br>
Assunto: Comunicado de Recuperacio de Credito - Utildrogas e Pharma

Prioridade: Alta

Prezado Dr. Leandro,
Boa tarde.

Segue anexo os documentos necessario para habilitacdo de crédito, as notas emitidas para a Pharma e Utildrogas
e o demonstrativo de juros e multa para 0s mesmo.
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CNPJ: 05.399.786/0001-85
IE: 286.193.295.112
RAZAO SOCIAL: Unichem Farmacéutica do Brasil Ltda.

ENDERECO: Avenida Sete de Setembro, 1564 - Diadema/SP - CEP 09912-010

Por gentileza, confirmar o recebimento deste email.
Desde ja agradego e fico no aguardo.

Qualguer duvida fico a disposigdo.

Atenciosamente,

Daniela Araujo

Assistente Administrativo

Avenida Sete de Setembro, 1564 - Diadema/SP
CEP 09912-010

Telefone: +55 11 3845-7025

Celular: +55 11 9 9128-2157

m BNICHEM

s FARMACEUTICA DG BRASIL LTDA.

De: Leandro Aimeida [mailtosleandro.qsadv@gmail.cam]

Enviada em: sequnda-feira, 16 de julho de 2018 05:36

Para: Cristina Loterio

Cc: Pinaki G. Trivedi; Gilberto Jacintho Quirino

Assunto: Re: Comunicado de Recuperagdo de Credito - Utildrogas e Pharma Logistica

Bom dia!

Todos os documentos necessarios estéo referidos na carta. O prazo para entrega é até 16/07/2018. Os documentos

tem que ser originais, mas pode encaminhar copia por emial para ndo perder o prazo e entregar os originais depois
na sede de meu escritorio.

Em 13 de julho de 2018 19:17, Cristina Loterio <cristina@unichembrasil.com.br> escreveu:
Prezado Dr. Leandro

Boa noite

https://mail.google.com/mail/u/07ik=88d1 8calc6&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1 639222049331471 T76&simpl=msg-f%3A1639222... 2/4



16/07/2019 Gmail - Fwd: Comunicado de Recuperagao de Credito - Utildrogas e Pharma

Informo que recebemos os comunicados em anexo, e solicitamos informagdes de procedimento e documentos
necessarios para andamento do processo de recuperagao dos valores em aberto.

No aguardo, desde ja agradego
Att.

Cristina Loterio

Ass. Financeiro

Tel: +55 11-3845-7025 / 4043-3635

Address: Av. Sete de Setembro, 1564 — Vila Dirce
Diadema — SP Brazil 09912-010
cristina@unichembrasil.com.br

| UNICHEM
FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA

As informagdes contidas nesta mensagem eletrénica e em qualquer anexo a
esta mensagem sao direcionadas para uso exclusivo do(s) destinatéario(s)

e podem conter informagao confidencial ou privilegiada. Se vocé ndoc € o
destinatario pretendido, por favor notifique o remetente em Unichem
Farmacéutica do Brasil Ltda. imediatamente e destrua todas as copias

desta mensagem e qualquer anexo.

The information contained in this electronic message and any
attachments to this message are intended for the exclusive use of the
addressee(s) and may contain confidential or privileged information. If
you are not the intended recipient, please notify the sender at Unichem
Farmacéutica do Brasil Ltda. immediately and destroy all copies of this

message and any attachments.

Atenciosamente,

Leandro Almeida de Santana
OAB/GO n. 36.957
(62) 4104-1993
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(62) 8504-1993

(62) 8332-1993

Atenciosamente,

Leandro Almeida de Santana
OAB/GO n. 36.957

(62) 4104-1993

(62) 8504-1993

(62) 8332-1993
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ECT - E¥P. BRAS. DE CORREIQS E TELEGRAFDS

Ag: 72301031 - AC DIADEMA

N°da List: DIADEMA g - 5
Contrato: OWPJ....: 16298033 Ins Est.: 112388833119
Céod Adm.: : s 5 i
Carﬂo: W m D.Iﬂ"E
N doObie i\ ite .0t UNICHEM FARMACELTICA DO BRAS
OF79396298 oyp)/CPF.........: 05398786000185

Destinatario :

Destinatrs Inso Est.. 286133295112

Quantidade di
Data de fechar
APRESENTAR E
Estou clente do

Cartas..: 66932548

Hovimento. .. 16/07/2018 Hora.......: 16:39:05
Caixa...... - 8154875 Matricula..: 88871169
tendizento: 00076
Moda)idade. - A Faturer 1D Tiquete.: 1498786046
DESCRICAD Q1D PRECO(RS)
SEOEX CONTRATD AGEN i 25,65+
Valor do Porte(R)..: 5,65
Cap Destino: 74115-060 (GD)
Peso real (KB}, ..... - 0,134
Peso Tarifado:......: 0,134
DREID... .. [F7933629838R
—————————
]

Destinatario...: LEANORD ALYEIDA DE SANTANA
Mo houve orodo pelo servico Mao Propria.

D obisto podera ser entresue no endersco
indicado, & quem se apresentar para
racabé~10.

TOTAL 00 ATENDIMENTO(RS) 25,65

Valor Declarado ndo sol icitado(RE)
Mo caso de obJjeto con valor,

utilize o servico adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entresa en dias Uteis.
ED - Entresa demiciliar - Sin/Nac.

ES - Entresa sabadc - Sin/Ndo.

RE - Restricdo de entrega - Sim/Nac.

Para fins de contagem do Prazo de entresa,
sibados, domingos e feriades ndo sdo
considerados dias iteis.

Postagens ocorrides aos sabados, domingo
¢ feriados, considerar o proximo dia Gtil
conc o 'Dia da Postasen’ .

# FATURAR
Recorheco @ prastacdo dols) servicols) acime
prestado(s), ols) qual(is) pagarei nedianta
spresentacao de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderac sofrer variacdes de
acordo com as clausulas contratuais
Neme: RG:

SERY. POSTAIS: DIREITOS £ DEVERES-LEL 6538/78

farne tempo! Baixe o APP de Pré-Atendimento d
0s Correiosyd E
nconenda c!lindrica ou esferica i
polica cobranca adicional de RS 20,00.

VIA-CLIENTE SARS 7.8.01

RA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

OSTAGEM
IMACEUTICA DO BRASIL

Telefone: 1140433635
'MACEUTICA DO BRASIL LTDA
e Setembro, 1564 - Centro
b
ado N. Fiscal Servigo
i 70000 04162 - SEDEX CONTRATO AGENCIA i

Carimbo e Assinatura / Matricula dos Correlos

Servigos.
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