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M Gmail Kairo Rodrigues <krodriguesjuridico@gmail.com>

Fwd: Comunicado de Recuperagao de Credito - Utildrogas e Pharma
1 mensagem

Leandro Almeida <leandro.gsadv@gmail.com> 16 de julho de 2019 10:31

Para: Kairo Rodrigues <krodriguesjuridico@gmail.com>

e -- Mensagem encaminhada ----------

De: Vendas <vendas@unichembrasil.com.br>

Data: quinta-feira, 26 de julho de 2018

Assunto: RES: Comunicado de Recuperacgéo de Credito - Utildrogas e Pharma

Para: "leandro.gsadv@gmail.com" <leandro.gsadv@gmail.com>

Cc: "Pinaki G. Trivedi" <pinaki@unichembrasil.com.br>, Cristina Loterio <cristina@unichembrasil.com.br>

Dr. Leandro
Boa tarde! Comao vai?

Por gentileza, nos confirmar o recebimento dos documentos?

Atenciosamente,

Daniela Araujo

Assistente Administrativo

Avenida Sete de Setembro, 1564 - Diadema/SP
CEP 09912-010

Telefone: +55 11 3845-7025

Celular: #5511 6 9128-2157

il BNICHEM

FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA

De: Vendas

Enviada em: segunda-feira, 16 de julho de 2018 17:13

Para: 'leandro.gsadv@gmail.com' <leandro.gsadv@gmail.com>

Cc: Pinaki G. Trivedi <pinaki@unichembrasil.com.br>; Cristina Loterio <cristina@unichembrasil.com.br>
Assunto: RES: Comunicado de Recuperagdo de Credito - Utildrogas e Pharma

Prezado Dr. Leandro

Segue anexo comprovante dos documentos que foram enviados via correio hoje 16/07/2018.
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Atenciosamente,

Daniela Araujo

Assistente Administrativo

Avenida Sete de Setembro, 1564 - Diadema/SP
CEP 09912-010

Telefone: +55 11 3845-7025

Celular: +55 11 9 9128-2157

) NI HEM

Lo FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA

De: Vendas

Enviada em: segunda-feira, 16 de julho de 2018 16:22

Para: 'leandro.gsadv@gmail.com' <leandro.gqsadv@gmail.com>

Cc: Pinaki G. Trivedi <pinaki@unichembrasil.com.br>; Cristina Loterio <cristina@unichembrasil.com.br>
Assunto: Comunicado de Recuperagdo de Credito - Utildrogas e Pharma

Prioridade: Alta

Prezado Dr. Leandro,
Boa tarde.

Segue anexo os documentos necessario para habilitacdo de crédito, as notas emitidas para a Pharma e Utildrogas
e o demonstrativo de juros e multa para os mesmo.

CNPJ; 05.399.786/0001-85
IE: 286.193.295.112
RAZAO SOCIAL: Unichem Farmacéutica do Brasil Ltda.

ENDERECO: Avenida Sete de Setembro, 1564 - Diadema/SP - CEP 09912-010

Por gentileza, confirmar o recebimento deste email.
Desde j& agradego e fico no aguardo.

Qualguer duvida fico a disposi¢do.

Atenciosamente,
Daniela Araujo
Assistente Administrativo

Avenida Sete de Setembro, 1564 - Diadema/SP

https:/mail.google.com/mail/u/0?ik=88d18cadcB&view=pt&search=all&pemmthid=thread-f%3A163922194649846 1802&simpl=msg-f%3A1639221 .. 2/4



16/07/2019 Gmail - Fwd: Comunicado de Recuperagdo de Credito - Utildrogas e Pharma
CEP 09912-010

Telefone: +55 11 3845-7025

Celular: +55 11 9 9128-2157

’G" UNICHEM

i FARMACEUTICA DO BRASR LTDA.

De: Leandro Almeida [mailto:leandro.gsadv@gmail.com]

Enviada em: segunda-feira, 16 de julho de 2018 05:36

Para: Cristina Loterio

Cc: Pinaki G. Trivedi; Gilberto Jacintho Quirino

Assunto: Re: Comunicado de Recuperagdo de Credito - Utildrogas e Pharma Logistica

Bom dia!

Todos os documentos necessarios estdo referidos na carta. O prazo para entrega é até 16/07/2018. Os documentos
tem que ser originais, mas pode encaminhar copia por emial para ndo perder o prazo e entregar os originais depois
na sede de meu escritério.

Em 13 de julho de 2018 19:17, Cristina Loterio <cristina@unichembrasil.com.br> escreveu:

Prezado Dr. Leandro
Boa noite

Informo que recebemos os comunicados em anexo, e solicitamos informagdes de procedimento e documentos
necessarios para andamento do processo de recuperagao dos valores em aberto.

No aguardo, desde ja agradego
Att.

Cristina Loterio

Ass. Financeiro

Tel: +55 11-3845-7025 / 4043-3635

Address: Av. Sete de Setembro, 1564 — Vila Dirce
Diadema — SP Brazil 09912-010
cristina@unichembrasil.com.br

Y UNICHEM

As informagdes contidas nesta mensagem eletrénica e em qualquer anexo a
esta mensagem sao direcicnadas para usc exclusivo do(s) destinatério(s)
e podem conter informagao confidencial ou privilegiada. Se vocé néo € o

destinatario pretendido, por favor notifigue ¢ remetente em Unichem
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Farmacéutica do Brasil Ltda. imediatamente e destrua todas as copias

desta mensagem e qualquer anexo.

The information contained in this electronic message and any
attachments to this message are intended for the exclusive use of the
addressee(s) and may contain confidential or privileged information. If
you are not the intended recipient, please notify the sender at Unichem
Farmacéutica do Brasil Ltda. immediately and destroy all copies of this

message and any attachments.

Atenciosamente,

Leandro Almeida de Santana
OAB/GO n. 36.957

(62) 4104-1993

(62) 8504-1993

(62) 8332-1993

Atenciosamente,

Leandro Almeida de Santana
OAB/GO n. 36.957

(62) 4104-1993

(62) 8504-1993

(62) 8332-1993
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